
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adıyaman SİNCİK ALANCIK ORTAOKULU 5.Sınıf TG-1 6359 1600 94 10

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.72 6.43 5.58 5.65 3.80 4.38 5.11 4.10 3.75 4.06 4.65 2.52 4.93 7.11 2.56 7.04 6.91 4.74 34.52 33.00 23.52 217.510

İl Ortalaması 6.97 7.08 4.61 5.06 4.37 3.60 4.65 4.49 3.16 2.86 5.44 1.05 4.26 8.00 1.60 6.09 7.75 3.51 29.91 37.14 17.52 188.340
Okul Ortalaması 6.90 7.20 4.50 4.10 4.20 2.70 3.70 4.00 2.37 2.50 3.30 1.40 3.50 5.20 1.77 6.30 7.40 3.83 27.00 31.30 16.57 189.391

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 23 - FATMA SU 5 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 3 2.00 8 2 7.33 10 4 8.67 52.00 13.00 47.67 352.494 751 90 4 1
2 42 - SEMANUR AKYÜZ 5 / A 9 5 7.33 4 2 3.33 0 0 0.00 1 0 1.00 1 2 0.33 11 4 9.67 26.00 13.00 21.66 243.343 2473 362 14 2
3 0 - YAREN TÜRER 5 / A 7 6 5.00 7 1 6.67 5 3 4.00 5 2 4.33 5 1 4.67 6 6 4.00 35.00 19.00 28.67 230.232 2711 414 20 3
4 25 - NADİR AKTAN 5 / A 8 7 5.67 5 4 3.67 6 4 4.67 3 5 1.33 4 3 3.00 7 7 4.67 33.00 30.00 23.01 219.728 2914 468 26 4
5 33 - NİSANUR TÜRER 5 / A 7 5 5.33 6 4 4.67 5 3 4.00 0 0 0.00 2 1 1.67 7 7 4.67 27.00 20.00 20.34 205.052 3178 558 33 5
6 0 - ZEYNEP NİSA ÖZTÜRK 5 / A 8 5 6.33 3 4 1.67 3 3 2.00 0 0 0.00 5 4 3.67 4 8 1.33 23.00 24.00 15.00 194.958 3365 621 39 6
7 7 - BETÜL KOÇAK 5 / A 7 8 4.33 4 4 2.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 4 11 0.33 25.00 42.00 11.00 144.094 4450 1041 57 7
8 0 - A SA*I AA RA A Ş B 0 / S 4 10 0.67 1 6 -1.00 1 4 -0.33 2 5 0.33 5 10 1.67 5 10 1.67 18.00 45.00 3.01 130.202 4769 1177 66 8
9 0 - LEYLA BOLUK 5 / A 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 10 -2.33 5 9 2.00 18.00 52.00 0.66 100.978 5568 1412 79 9

10 0 - BARAN BÖZAT 4 / 0 2 13 -2.33 0 8 -2.67 1 9 -2.00 4 5 2.33 2 12 -2.00 4 8 1.33 13.00 55.00 -5.34 72.830 6184 1557 88 10


