
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adıyaman SİNCİK ALANCIK ORTAOKULU 6.Sınıf TG-1 6639 1659 123 10

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.84 6.46 9.68 4.72 4.18 3.33 5.65 3.47 4.49 4.22 3.96 2.90 4.93 8.66 2.04 9.11 8.28 6.35 40.46 35.01 28.80 222.996

İl Ortalaması 9.98 7.54 7.46 3.74 4.66 2.19 4.78 4.08 3.42 2.68 4.42 1.21 3.84 8.75 0.92 7.42 9.09 4.39 32.45 38.55 19.60 185.827
Okul Ortalaması 8.60 7.20 6.20 3.10 3.80 1.83 3.70 3.60 2.50 2.60 3.10 1.57 1.70 2.90 0.73 7.00 7.90 4.37 26.70 28.50 17.20 175.704

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 34 - ASLI ZENCİRKIRAN 6 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 2 1.33 12 6 10.00 48.00 24.00 40.00 280.726 1684 157 18 1
2 50 - ZEHRA YILDIRIM 6 / A 14 4 12.67 3 3 2.00 7 2 6.33 5 3 4.00 2 2 1.33 6 10 2.67 37.00 24.00 29.00 217.052 3317 499 44 2
3 29 - ALİ TAŞATAN 6 / A 9 10 5.67 6 3 5.00 0 8 -2.67 3 7 0.67 4 8 1.33 12 6 10.00 34.00 42.00 20.00 205.185 3689 607 49 3
4 47 - MERVE HACER ÇAVUŞ 6 / A 12 4 10.67 1 2 0.33 4 2 3.33 1 2 0.33 1 3 0.00 8 6 6.00 27.00 19.00 20.66 204.696 3697 611 50 4
5 0 - ABDULKADİR TÜRER 6 / A 10 7 7.67 2 5 0.33 7 2 6.33 5 3 4.00 2 2 1.33 7 9 4.00 33.00 28.00 23.66 192.830 4017 693 58 5
6 40 - EMRE YASA 6 / A 6 3 5.00 1 4 -0.33 3 2 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 7 3 6.00 17.00 12.00 13.00 168.148 4692 913 75 6
7 4 - 6 / A 6 9 3.00 2 4 0.67 4 4 2.67 5 1 4.67 0 0 0.00 3 3 2.00 20.00 21.00 13.01 141.496 5393 1168 84 7
8 44 - MEHMET CAN YIL IRIM 6 / A 5 5 3.33 3 5 1.33 3 6 1.00 1 5 -0.67 0 0 0.00 6 10 2.67 18.00 31.00 7.66 138.015 5482 1206 91 8
9 38 - EMİNE SU 6 / A 3 11 -0.67 2 4 0.67 1 6 -1.00 2 4 0.67 2 0 2.00 6 9 3.00 16.00 34.00 4.67 126.163 5774 1322 99 9

10 48 - UMUT MUHAMET BOZAT 0 / 0 4 16 -1.33 5 4 3.67 1 1 0.67 0 0 0.00 4 12 0.00 3 17 -2.67 17.00 50.00 0.34 82.726 6507 1607 120 10


