
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adıyaman SİNCİK ALANCIK ORTAOKULU 7.Sınıf TG-1 6900 1504 101 15

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.48 5.51 10.64 5.20 3.65 3.98 5.23 3.56 4.05 5.14 2.94 4.16 5.10 7.24 2.69 9.71 7.45 7.23 42.87 30.36 32.75 240.739

İl Ortalaması 9.54 7.03 7.20 4.00 4.08 2.64 4.40 4.06 3.05 3.32 3.54 2.15 3.39 7.32 0.94 7.24 8.21 4.51 31.90 34.23 20.49 186.871
Okul Ortalaması 10.20 5.27 8.44 3.67 3.13 2.62 4.40 2.87 3.44 3.93 3.53 2.76 1.73 4.60 0.20 6.80 8.00 4.13 30.73 27.40 21.60 188.854

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 27 - MELİKE YASA 7 / A 17 2 16.33 7 1 6.67 9 0 9.00 9 1 8.67 3 3 2.00 17 3 16.00 62.00 10.00 58.67 340.120 1264 40 5 1
2 19 - GÜLCAN İ* İ KALAY 7 / A 15 4 13.67 6 3 5.00 8 2 7.33 5 3 4.00 2 7 -0.33 11 6 9.00 47.00 25.00 38.67 256.475 2965 280 17 2
3 52 - MELİKE AKTAN 7 / A 15 2 14.33 5 2 4.33 6 2 5.33 8 2 7.33 3 4 1.67 8 9 5.00 45.00 21.00 37.99 250.136 3107 308 21 3
4 24 - İREM TÜRER 7 / A 15 4 13.67 4 5 2.33 4 5 2.33 4 3 3.00 4 5 2.33 9 10 5.67 40.00 32.00 29.33 240.490 3323 355 25 4
5 26 - MEDİNE SU 7 / A 15 1 14.67 6 2 5.33 5 3 4.00 7 2 6.33 2 6 0.00 5 7 2.67 40.00 21.00 33.00 225.956 3676 433 29 5
6 67 - MEHMET AKTAN 7 / A 9 5 7.33 6 4 4.67 1 1 0.67 6 2 5.33 1 2 0.33 12 8 9.33 35.00 22.00 27.66 216.592 3860 478 32 6
7 16 - MEHMET ATİLLA 7 / A 13 5 11.33 3 6 1.00 7 2 6.33 6 3 5.00 2 9 -1.00 9 10 5.67 40.00 35.00 28.33 212.770 3940 497 34 7
8 14 - AYNUR AKYÜZ 0 / 0 12 1 11.67 3 3 2.00 5 3 4.00 4 1 3.67 4 3 3.00 3 14 -1.67 31.00 25.00 22.67 192.299 4470 634 42 8
9 77 - YUSUFFAĞAR 0 / 0 9 5 7.33 3 2 2.33 7 2 6.33 1 4 -0.33 0 4 -1.33 6 6 4.00 26.00 23.00 18.33 171.185 4967 789 45 9

10 0 - MERT YUSUF ÇAVUŞ 7 / A 7 6 5.00 2 1 1.67 3 4 1.67 4 4 2.67 3 3 2.00 3 1 2.67 22.00 19.00 15.68 166.831 5070 823 49 10
11 32 - 7 / A 5 6 3.00 1 0 1.00 2 3 1.00 1 1 0.67 1 2 0.33 7 9 4.00 17.00 21.00 10.00 147.496 5514 977 62 11
12 15 - MEHMET ATİLA 7 / A 8 5 6.33 3 3 2.00 3 3 2.00 2 5 0.33 0 3 -1.00 4 11 0.33 20.00 30.00 9.99 139.644 5678 1034 65 12
13 0 - YAVUZ TOKSÖZ 7 / A 4 12 0.00 0 6 -2.00 2 4 0.67 2 4 0.67 0 2 -0.67 5 4 3.67 13.00 32.00 2.34 116.591 6199 1241 77 13
14 18 - ERKAN ZENCİRKIRA N 7 / A 4 8 1.33 3 3 2.00 3 4 1.67 0 8 -2.67 0 1 -0.33 2 7 -0.33 12.00 31.00 1.67 105.349 6409 1330 86 14
15 22 - İKRA ZENCİRKIRAN 7 / A 5 13 0.67 3 6 1.00 1 5 -0.67 0 10 -3.33 1 15 -4.00 1 15 -4.00 11.00 64.00 -10.33 50.871 6888 1501 101 15


